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Høring: Forslag til endringer i plan og bygningsloven - 
dispensasjon 

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Tvedestrand kommunestyre gir sin støtte til kommunal og moderniserings-

departementets forslag til endringer i plan og bygningslovens §19-2 som regulerer 
kommunens adgang til å innvilge dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller i medhold 
av loven. Kommunestyret slutter seg også til kommunedirektørens begrunnelse, og 

viser her også til kommunestyrets henvendelse til KMD av 21. juni og 2 juli 2019 hvor 
de aktuelle problemstillingene er godt belyst. 

 
Kommunestyret støtter også departementets begrunnelse for de øvrige endringene i 
plan og bygningsloven og matrikkelloven, og tilrår samtidig at ordet «tilgjengelighet» i 

§19-2, tredje ledd gis en tilføyelse  slik: «og universell utforming for bygg og tiltak 
rettet mot allmenheten»  

 
Vedlegg 
Høringsbrev 

Høringsnotat 
 

Bakgrunn for saken (fakta) 
Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har utarbeidet høringsutkast til 

endringer i plan og bygningsloven. Høringsfrist er 1 september, og landets kommuner 
er blant høringsinstansene. Endringene gjelder: 
 

1. Bestemmelser om bruk av arealsoner i regional plan 
2. Hensynssone som beskriver videreføring av uendret reguleringsplan ikke lenger 

skal kunne brukes i detaljregulering 
3. Det lokale selvstyret skal styrkes ved behandling av dispensasjonssaker hvor 

temaet for dispensasjon bare er av lokalpolitisk art. Dispensasjoner som 

berører regionale eller nasjonale interesser vil fortsatt være like strengt. 
4. I lov om eigedomsregistrering foreslår departementet å rette to mindre feil i 

matrikkellova §§ 35 femte ledd og 38 fjerde ledd. 
 

Høringsbrev og høringsnotat vedlegges. 

 
 

Problemstilling 
Kommunens vurdering av forslaget til lovendringer. 
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Faglige merknader/historikk  

Forslaget til endringene i PBL. §8-1og §12-6, samt §35 og §38 i matrikkelloven, 
kommenteres ikke her utover begrunnelsen som gis i vedlagt høringsutkast. 
Kommunedirektøren finner at endringsforslagene er hensiktsmessige, og støtter den 

begrunnelsen KMD gir i forhold til disse bestemmelsene. 
 

Kommunens hjemmel til å gi dispensasjon fra bestemmelsene gitt i eller i medhold av 
plan og bygningsloven er gitt i PBL. §19-2, og departementet foreslår endringer til 
denne bestemmelsen. Det fremheves at hensynet til nasjonale og regionale interesser 

skal være tydelige, slik at kommunen ikke kan dispensere hvis hensynet til nasjonale 
og regionale hensyn blir vesentlig tilsidesatt. De skjønnsmessige vurderingene i 

bestemmelsen skal være undergitt et rettsanvendelsesskjønn der regionale og statlige 
interesser blir berørt. Regjeringen har fremhevet at det lokale selvstyret skal styrkes 

der et fritt skjønn kan legges til grunn, men det gjelder ikke i saker der et 
rettsanvendelsesskjønn må legges til grunn. 
 

Departementet skriver at Granavolden-plattformen understreker at regjeringen vil 
styrke det kommunale selvstyret og redusere statlig og regional detaljstyring. 

Enkeltmenneskers rettigheter og rettssikkerhet skal ivaretas, og eiendomsretten skal 
være et bærende prinsipp i lover og regler. Det fremgår også at regjeringen vil gi 
lokalt handlingsrom gjennom å utvide kommunenes dispensasjonsmulighet fra 

eksisterende lokalt vedtatte planer innenfor rammeverket av nasjonalt regelverk.  
Regjeringen legger stor vekt på lokaldemokratiet i plan- og byggesaker, samtidig som 

nasjonale og regionale interesser skal ivaretas. Utfordringer og muligheter for lokal 
utvikling vil variere fra sted til sted, og det er kommunens oppgave å gjøre en 
helhetlig avveining mellom nasjonal, regional og kommunal arealpolitikk i den enkelte 

byggesak. Dette kommer ikke så tydelig til uttrykk i dagens lovbestemmelser om 
dispensasjon. 

 
Når det gjelder saker hvor temaet for dispensasjon bare er av lokalpolitisk art, som 
f.eks. dispensasjon fra avstandskrav, utnyttingsgrad, etasjeantall eller plankrav, skal 

kommunen få større handlingsrom. Departementet ønsker å senke terskelen for 
dispensasjon ved å fjerne dagens strenge krav til interesseovervekt ved vurderingen 

av fordeler og ulemper. Det forslås derfor å fjerne kravet om at fordelene ved å gi 
dispensasjon skal være "klart" større enn ulempene etter en samlet vurdering, og 
gjeninnføre ordningen etter tidligere lov hvor det var tilstrekkelig med alminnelig 

interesseovervekt for å innvilge dispensasjon. De skjønnsmessige vurderingene i 
bestemmelsen skal være undergitt fritt skjønn.   

 
Departementet foreslår også å oppheve § 19-2 fjerde ledd som har bestemmelser om 
at statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt i dispensasjons-

vurderingen. Begrunnelsen for dette er at den er unødvendig når hensynet til 
nasjonale og regionale interesser uttrykkelig nevnes i andre ledd.  

 
Noen utdrag fra høringsnotatet: 
 

 Någjeldende vurdering av lovens vilkår for å kunne dispensere er i utgangspunktet 
ansett som et rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves fullt ut av domstolene 

og fylkesmannen.  
 

 Parallelt med en tydeliggjøring av nasjonale og regionale interesser, ønsker 
departementet også å styrke hensynet til det kommunale selvstyret. 
Departementet mener den beste måten å gjøre dette på er å fjerne kravet om at 

fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene, etter en 
samlet vurdering. Spørsmålet om interesseovervekt må fremdeles vurderes basert 

på alle relevante fordeler og ulemper sett under ett, men vurderingene skal være 
underlagt kommunens frie skjønn i de sakene der regionale og statlige interesser 
ikke blir vesentlig tilsidesatt. Domstolene vil dermed ikke lenger kunne prøve 
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kommunens skjønnsutøvelse, med unntak for tilfeller av myndighets-misbruk. I 

praksis betyr det også at fylkesmannen skal være varsom i sin overprøving i 
klagesaker.  Både justeringen av kravet til interesseovervekt og begrensningen i 
muligheten for overprøving innebærer at forslaget gir økt handlingsrom for 

kommunen. Departementet mener at endringene sett under ett på en god måte 
ivaretar balansen mellom kommunalt selvstyre og behovet for å ivareta nasjonale 

og regionale interesser. 
 

 Departementet mener også at de fordeler tiltakshaver kan påberope seg ikke skal 

kunne begrenses til generelle areal- og ressursdisponeringshensyn, men at 
tiltakshavers interesse i en fornuftig og hensiktsmessig utnyttelse og bruk av egen 

eiendom, må være relevant og kunne tillegges vekt ved avveiningen av fordeler 
og ulemper.  

 
 Departementet åpner også for at det i saker hvor det foreligger helt spesielle 

sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn, kan slike hensyn tillegges 

vekt. Det understrekes at slike hensyn normalt ikke har avgjørende vekt i 
dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven.  

 
 Fremdeles skal det være krav om at regionale og statlige myndigheter hvis 

saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis 

dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. Det er vedkommende 
myndighet som på skjønnsmessig grunnlag avgjør om det foreligger nasjonale 

eller regionale interesser som blir berørt av dispensasjonsvedtaket. Kommunen, 
fylkeskommunen og berørte statlige fagmyndigheter bør samarbeide for å finne 
fram til praktiske rutiner for å avklare hvilke saker som skal forelegges. (slik 

praksis også er i dag (saksb.anm.)) 
 

 Pbl. § 19-2 tredje ledd stiller krav om at kommunen i sine vurderinger skal legge 
særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet 
og tilgjengelighet. Alle disse hensynene er å anse som nasjonale interesser. 

Bestemmelsen legger med dette et ekstra ansvar på kommunen for å unngå 
uønskede konsekvenser av dispensasjonsvedtak på disse områdene. Vurderingene 

som kommunen legger til grunn skal fremgå av begrunnelsen for 
dispensasjonsvedtaket.  

 

 Departementet ønsker høringsinstansenes syn på om begrepet «universell 
utforming» bør nevnes i § 19-2 tredje ledd, enten i tillegg til eller i stedet for, 

begrepet «tilgjengelighet. 
 
Kommunedirektørens merknader: 

  
Vår erfaring med fylkesmannens dispensasjonspraksis i senere tid er at det har vært 

en betydelig innstramning, særlig etter at Agder fylkesmannsembete ble etablert. Fra 
lokalpolitisk hold er dette tatt opp og vurdert som en unødvendig inngripen i den 
lokale forvaltningen. Vi har ikke ført nøyaktig statistikk, men nesten alle kommunale 

dispensasjonsvedtak der det kommer inn klage fra nabo/gjenboer har blitt omgjort av 
fylkesmannen i Agder ved ankebehandlingen. Det skjer til tross for at det i forhånds-

uttalelsene til regionale og statlige myndigheter ikke er påberopt at nasjonale eller 
regionale interesser blir skadelidende. Statlig myndighet er her ofte fylkesmannens 

miljøvernavdeling. Det som har vært vanskelig å forstå i flere av disse sakene er at 
fylkesmannens juridiske avdeling i liten grad har vurdert kommunens begrunnelse for 
å innvilge dispensasjon, men kun har henvist til det generelle lovverket og at det her 

dreier seg om et rettsanvendelsesskjønn. Fylkesmannen drar heller aldri på befaring 
for å gjøre seg bedre kjent med saken slik kommunen selv som oftest gjør. Dette 

vurderes som svakheter ved fylkesmannens behandling.  
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I en av dispensasjonssakene fra 2019 fant den politiske ledelsen saken såpass spesiell 

at de valgte å ta kontakt med KMD for å sjekke ut om det faktisk var slik 
dispensasjonsvurderingene skulle gjennomføres. Her var søknaden godt begrunnet, 
og både statlig og regional myndighet var enige i begrunnelsen. Til tross for dette 

omgjorde fylkesmannen kommunens vedtak etter at nabo klaget. KMD har senere 
konkludert med at de ikke finner direkte feil ved fylkesmannens behandling av saken, 

men dersom loven var endret slik KMD nå legger opp til er det overveiende sannsynlig 
at saken hadde fått et annet utfall. Slik ankeinstans har lagt opp sin myndighets-
utøvelse er det skapt et inntrykk av at naboer nærmest har vetorett, og det blir for 

tilfeldig hvem som får innvilget dispensasjon, også med risiko for at ganske like saker 
blir behandlet ulikt. 

 
Loven bygger på et prinsipp om at arealbruk skal styres gjennom de rammer som 

vedtas i arealplaner. Det skal derfor ikke være kurant å få dispensasjon, og det vil 
fremdeles være slik at dispensasjoner skal være godt begrunnet med en 
interesseovervekt av fordeler. Gis det for mange dispensasjoner vil planverket 

uthules, og planene vil etterhvert miste sin tiltenkte effekt som styringsverktøy. 
Planer virker over lang tid og både forutsetninger og omgivelsene forandrer seg, 

derfor kan dispensasjonsbehovene øke med tiden.  For mindre tiltak, eller tiltak med 
oversiktlige konsekvenser, vil det kunne fremstå som unødvendig ressurskrevende å 
gjennomføre en planendring med den mer omfattende saksbehandling som kreves for 

dette. Kommunedirektøren mener departementets høringsforslag er en god 
tilnærming for å løse de utfordringene som er påvist med dagens regelverk, og vil 

med riktig lokal håndheving kunne bidra til en bedre og mer ressurssparende 
forvaltning. Arbeidet med å ha gode og oppdaterte arealplaner må likevel ikke 
nedprioriteres. 

 
 

Tidligere vedtak  
 
Enstemmig vedtak i kommunestyret 18.6.2019  

   
Tvedestrand kommunestyre ber kommunal- og moderniseringsdepartementet om enten å 

gjøre om vedtaket, eller å be Fylkesmannen i Aust-Agder om å omgjøre sitt eget vedtak i 

saken om bygging av anneks og bod på gnr 81 bnr 36 i Tvedestrand, slik at kommunestyrets 

enstemmige vedtak i saken blir stående. 

 

Gjeldende regelverk på området  

§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket 

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne 

lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større 

enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 

konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 

tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og 

forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 

dispensasjonssøknaden. 
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Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling 

av dispensasjonssaker, herunder fastsette tidsfrist for andre myndigheters uttalelse i dispensasjonssaker og 

gi regler om beregning av frister, adgang til fristforlengelse og konsekvenser av fristoverskridelse. 

 
 
Konklusjon 

Kommunedirektøren finner ikke at høringsutkastet vil medføre et frislipp for 
dispensasjoner, men støtter departementets virkemiddel for at det lokale selvstyret 

skal styrkes ved behandling av dispensasjoner fra lokale planer der nasjonale og 
regionale hensyn ikke blir skadelidende. Dette vil etter kommunedirektørens vurdering 
bli ressursbesparende for deler av byggesaksbehandlingen. 

 
 

Tvedestrand 02.06.20.  
 
Kommunedirektøren 


