

Saksnummer	Utvalg/komite	Dato
134/2020	Fylkesrådet	12.05.2020
062/2020	Fylkestinget	15.06.2020
	Komite for plan og økonomi	15.06.2020

Høring - forslag om endringer i plan- og bygningsloven og lov om eigedsregistrering

Sammendrag

Nordland fylkesting uttaler seg i denne saken til forslag om endringer i plan- og bygningsloven og lov om eigedsregistrering (matrikkellova).

Nordland fylkesting mener det er positivt om regionale planer med konsekvenser for areal blir underlagt krav om standardisert fremstilling i kart. Dette vil kunne gjøre det lettere for kommunene å legge de regionale planene til grunn for sin egen planlegging.

Nordland fylkesting mener foreslåtte endringer i plan og bygningsloven § 19-2 om dispensasjoner kan gjennomføres som foreslått. Dette vil bidra til å tydeliggjøre at nasjonale og regionale hensyn skal ivaretas, samtidig som det styrker hensynet til det kommunale selvstyret i dispensasjonssaker av lokal art. Nordland fylkesting mener at konsekvenser for universell utforming med fordel kan inkluderes i vurderingen av om at det kan gis dispensasjon fra plan- og bygningsloven med forskrifter.

Bakgrunn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag om endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova på høring. Frist for å sende inn høringsuttalelse er 1. september 2020.

Problemstilling

Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven er:

- Departementet foreslår en endring i § 8-1 som skal gi departementet hjemmel til å gi forskrift om bruk av arealsoner i regionale planer med såkalt arealdimensjon.
- Departementet foreslår en endring i § 12-6 for å presisere at hensynsone for videreføring av uendret reguleringsplan ikke skal brukes i detaljreguleringer.
- Departementet foreslår endringer i § 19-2 som regulerer kommunens adgang til å innvilge dispensasjoner fra bestemmelser gitt i, eller i medhold av, loven:
 - Det foreslås at hensynet til nasjonale og regionale interesser uttrykkelig nevnes i andre ledd for å tydeliggjøre at kommunen ikke kan dispensere hvis hensynet til nasjonale og regionale hensyn blir vesentlig tilsidesatt.
 - Det foreslås å fjerne kravet om at fordelene ved å gi dispensasjon skal være «klart» større enn ulempene etter en samlet vurdering, og gjeninnføre ordningen etter tidligere lov hvor det var tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt for å innvilge dispensasjon.
 - Det foreslås å oppheve § 19-2, fjerde ledd som har bestemmelser om at statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt i dispensasjonsvurderingen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber også om høringspartenes syn på om begrepet «universell utforming» bør nevnes i § 19-2 tredje ledd, enten i tillegg til eller i stedet for begrepet «tilgjengelighet», som det står i dag.

Foreslåtte endringer i lov om eigedsregistrering (matrikkellova) er:

- Det foreslås å rette feil i §§ 35, femte ledd og ta ut § 38, fjerde ledd.

Drøfting

Foreslått endring i plan- og bygningsloven § 12-6 og foreslåtte endringer i matrikkellova, er vurdert å være av administrativ karakter, og uten regional betydning. Videre drøftes derfor bare foreslått endring i plan- og bygningsloven § 8-1 om regionale planer, og foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven § 19-2 om dispensasjon.

Foreslått endring i plan- og bygningsloven § 8-1 om regionale planer

Utdypende om lovendringen

I kommunal arealplanlegging følges felles, fastsatte tegneregler for kart som er nedfelt i kart- og planforskriften og nasjonale produktspesifikasjoner. Det finnes ingen liknende krav til regionale planer i dag. Dette vil si at den enkelte fylkeskommune kan fremstille regionale plankart slik den selv ønsker.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker at regionale planer skal følge standardiserte nasjonale krav til fremstilling og kartfesting. Departementet mener bruk av gjeldende fagstandard (SOSI regionalplan) og arealsoner er en forutsetning for mer effektiv bruk av regionale planer. Inndeling i arealsoner vil i tilfelle bli fastsatt gjennom eget vedlegg til kart- og planforskriften. Dette vil skje etter egen høring så snart hjemmel for å gi slik forskrift er innarbeidet i plan- og

bygningslovens kapittel om regionale planer.

På denne bakgrunnen foreslår departementet et nytt tredje ledd i plan- og bygningsloven § 8-1, som gir departementet myndighet til å fastsette forskrift om tekniske kvalitetskrav til regional plan og gi nærmere bestemmelser om inndelingen i arealsoner.

Drøfting

Regionale planer kan ha arealdimensjon, som vil si at de for eksempel gjelder for et bestemt geografisk område. Regional plan for Vefsna er et eksempel på en regional plan med arealdimensjon. Regionale planer skal være rådgivende for kommunal planlegging. I motsetning til kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner er de likevel ikke juridisk bindende, med mindre det er gitt regionale planbestemmelser.

Når det gjelder fremstilling av regionale planer i kart, er det gjennom evalueringen av plan- og bygningsloven (EVAPLAN) foreslått bruk av arealsoner. Dette i motsetning til juridisk bindende *arealformål* som brukes i kommunal arealplanlegging. Det er fastsatt en nasjonal standard for regional plan med tilhørende produktspesifikasjon. Denne er imidlertid bare en anbefalt norm, og brukes i varierende grad av fylkene.

Dersom det gis standardiserte krav for regionale planer, vil dette blant annet bety at regionale planer med arealdimensjon kan føres inn i kommunenes digitale planregistre. Dette vil gjøre det lettere for kommunene å ivareta hensynet til regional politikk i sin planlegging og saksbehandling. Planene vil også enklere kunne legges inn i andre offentlige kartportaler som NordlandsAtlas, som kan lette medvirkning i planleggingen.

Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven § 19-2 om dispensasjonsvedtaket

Utdypende om lovendringene

- *Forslag om endring i plan- og bygningsloven § 19-2, andre ledd - vilkårene for å gi dispensasjon*

Plan- og bygningsloven § 19-2 inneholder blant annet vilkår for å gi dispensasjon, og sier hva kommunen må vurdere før de kan gi en dispensasjon. Følgende vilkår må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis:

- Hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse kan ikke bli vesentlig tilsidesatt.
- Fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

I tillegg til disse vilkårene er det gitt bestemmelser om hva kommunene skal legge

særlig vekt på i sine vurderinger av om dispensasjon kan gis. Departementet ønsker å tydeliggjøre at nasjonale og regionale interesser må ivaretas, og samtidig styrke hensynet til det kommunale selvstyre.

For å tydeliggjøre at nasjonale og regionale interesser skal ivaretas, ønsker departementet at disse skal inkluderes i det første vilkåret. Det vil dermed stå i loven at dispensasjon ikke kan gis dersom nasjonale eller regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt. Dette vilkåret skal som i dag være underlagt rettsanvendelsesskjønn, slik at det kan prøves av Fylkesmannen og i domstol.

For å styrke hensynet det kommunale selvstyre ønsker departementet at det andre vilkåret endres til «fordelene med å gi dispensasjon må være større enn ulempene». Dette innebærer at dagens krav til kvalifisert interesseovervekt blir redusert til et krav om alminnelig interesseovervekt. Den største endringen her er at vurderingen skal være underlagt kommunens frie skjønn, og ikke lenger kan prøves i domstol. Fylkesmannen vil kunne prøve skjønnet som klageinstans, men skal legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre.

- *Forslag om å oppheve plan- og bygningsloven § 19-2, fjerde ledd*

Departementet foreslår samtidig å oppheve 19-2, fjerde ledd, hvor det i dag står at:

- Kommunen skal legge særlig vekt på statlige og regionale rammer og mål i vurderingen av om det kan gis dispensasjon fra plan.
- Kommunen bør ikke gi dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om søknaden.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener det første punktet vil bli ivaretatt med at statlige og regionale hensyn inkluderes i vilkårene for å gi dispensasjon. Punkt to ønskes endret fordi departementet mener det legger unødvendige begrensninger på det kommunale selvstyre. Det påpekes her at regionale og statlige myndighet også har mulighet til å klage på dispensasjonsvedtak.

- *Spørsmål om universell utforming bør inn i plan- og bygningsloven § 19-2, tredje ledd*

Plan- og bygningsloven § 19-2, tredje ledd sier hva kommunen skal legge særlig vekt i sin vurdering av om det kan gis dispensasjon fra loven eller forskriften til loven. I dag er dette konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Departementet ønsker høringsinstansenes syn på om «universell utforming» som begrep bør inkluderes her, og om det i så fall skal erstatte, eller komme i tillegg til «tilgjengelighet».

Drøfting

Dispensasjoner kan gis for mindre byggetiltak o.l. som ikke krever utarbeiding av reguleringsplan. Som hovedregel er det kommunen som gir dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Det kan gis dispensasjon fra planer, og fra deler av plan-

og bygningsloven slik som byggeforbudet i 100-metersbeltet mot sjø. Det er begrensninger i muligheten til å gi dispensasjon og hovedregelen er at arealbruk skal styres gjennom arealplanlegging. Den som ønsker dispensasjon, må søke om dette. Naboer og statlige og regionale myndigheter som får sitt saksområde direkte berørt, skal varsles og få mulighet til å uttale seg.

Evalueringen av plan- og bygningsloven (EVAPLAN) har ikke pekt på behov for endringer i loven knyttet til dispensasjoner, men informantene i evalueringen har et inntrykk av at det er noe uklart hvordan deler av vilkårene skal forstås. EVAPLAN understreker imidlertid at forvaltningen må løfte blikket ut over den enkelte sak når søknader om dispensasjon vurderes. Det er en fare for at plansystemet uthules gjennom at en rekke hensyn som skal ivaretas i planlegging ikke blir tillagt tilstrekkelig vekt i vurderingen av dispensasjoner. På landsbasis mottar kommunene omkring 100 000 byggesøknader i året, hvor ca. 20 % av disse også inneholder en søknad om dispensasjon. Dette er i hovedsak søknader om dispensasjon fra kommunale planer.

Nordland fylkeskommune mottar omkring 500 søknader om dispensasjon for uttalelse i året. Målet for arealforvaltningen i Nordland, slik det er fastsatt gjennom fylkesplanen, er at den skal være bærekraftig, gi forutsigbare rammer for næringsliv og befolkning og skje på grunnlag av kunnskap og oppdaterte kommuneplaner. I dette ligger det at dispensasjoner som hovedregel ikke skal skje, både fordi det gir uforutsigbarhet, bryter med planer som er basert på oppdatert kunnskap, og ikke er underlagt de samme krav til medvirkning som planer.

Fordelene ved de foreslåtte endringene er at hensynet til nasjonale og regionale interesser blir styrket ved at de legges mer tydelig inn i vilkårene for dispensasjon. Vilråene vil ogs   kunne bli enklere    forst   ved at    19-2 «strammes opp» og blir mer ryddig. Samtidig kan den foresl  tte endringen i lovens andre vilk  r f  re til at det blir gitt dispensasjoner som tidligere ikke ville blitt gitt. Dette fordi kravet endres fra kvalifisert til alminnelig interesseovervekt. Slike dispensasjoner vil ogs   i mindre grad kunne pr  ves, da vilk  ret skal underlegges fritt skj  nn. Det vil imidlertid v  re mulig    f   dispensasjoner pr  vet hos Fylkesmannen gjennom    p  klage vedtak.

Regionale interesser skal ivaretas gjennom dispensasjonsbehandlingen. Dersom loven endres vil det v  re viktig at fylkeskommunen gjennom veiledningsarbeid og deltakelse i den kommunale planleggingen, som f  r bidrar til    klargj  re hva som er regionale interesser slik at kommunene kjenner disse. Det er ogs   viktig at fylkeskommunen fortsetter    styrke sin veiledningsrolle etter plan- og bygningsloven, slik at vi kan bidra til at kommunene er i stand til    gj  re kvalifiserte vurderinger i sin plan- og enkeltsaksbehandling.

«Tilgjengelighet» regnes i loven som en underkategori til «universell utforming», og vil i juridisk sammenheng fremst   som et mer avgrenset krav enn kravet til universell utforming. En trinnfri inngang til et bygg er universell utforming, mens en rullestolrampe eller stolheis er l  sninger som skaper tilgjengelighet hvis inngangspartiet har trapp. M  let med universell utforming er    finne l  sninger som er universelle, og ikke skaper behov for slike s  rl  sninger. Det sikrer tilgjengelighet p   likeverdige vilk  r, og bidrar til    fremme likestilling og hindre

diskriminering.

I formålsbestemmelsen til plan- og bygningsloven fremgår det tydelig at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planlegging og byggetiltak. Det er imidlertid ulike krav til ulike typer byggetiltak. Fordelen ved å løfte «universell utforming» som begrep inn i dispensasjonsvurderingen, er at dette kan bidra til å motvirke faren for at planverket uthules, slik det er pekt på gjennom EVAPLAN. Gjennom å fastslå at hensynet til universell utforming skal vurderes, kan det styrke henvisningen til lovens formålsbestemmelse og bidra til å understreke at dette skal ivaretas i all planlegging og saksbehandling etter loven.

Fylkesrådets vurdering

Foreslått endring i plan- og bygningsloven § 12-6 og foreslåtte endringer i matrikkellova, er vurdert å være av administrativ karakter, og uten regional betydning. Videre vurderer fylkesrådet derfor bare foreslått endring i plan- og bygningsloven § 8-1 om regionale planer, og foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven § 19-2 om dispensasjon.

Fylkesrådet mener det er viktig at regionale planer er lett tilgjengelige og enkle å ta i bruk for kommunene i deres planlegging, for interesseorganisasjoner, andre myndigheter og allmennheten ellers. Dette er i tråd med Nordland fylkeskommunes samlede satsing på brukertilpasset tjenesteyting gjennom for eksempel digitalisering, brukermedvirkning og universell utforming. Krav til standardisert fremstilling av regionale planer med arealdimensjon, kan etter fylkesrådets vurdering bidra til å gjøre det enklere å ivareta regionale interesser i kommunal planlegging, gjøre det lettere å medvirke i planleggingen og gi mer effektive prosesser, bedre samordning og bidra til å dempe konfliktnivået i planleggingen.

Fylkesrådet mener derfor det er positivt om det i loven etableres hjemmel som gir departementet myndighet til å fastsette forskrift om tekniske kvalitetskrav til regional plan og gi bestemmelser om inndelingen av arealsoner. Når det er etablert hjemmel for dette i loven, vil fylkesrådet bidra til at påfølgende endringer i kart- og planforskriften dekker fylkeskommunens behov i planleggingen.

Nordland har som mål for arealforvaltningen at denne i størst mulig grad skal skje gjennom planlegging. Planlegging er en omfattende prosess hvor myndigheter og offentligheten kan medvirke, og der ulike interesser er veid opp mot hverandre for å avklare arealbruken. Fylkesrådet er opptatt av at dispensasjon skal bare benyttes unntaksvis, og i særskilte tilfeller der tiltaket er mest mulig avklart mot omkringliggende interesser. Adgangen til å kunne gi dispensasjon er likevel et sentralt element for å gi fleksibilitet til å ivareta utforutsette hensyn som planverket ikke tar høyde for.

Fylkesrådet mener det er positivt dersom hensynet til nasjonale og regionale interesser inkluderes i vilkårene for å gi dispensasjon. Dette vil etter fylkesrådets vurdering bidra til å tydeliggjøre at regionale interesser skal ivaretas sammenlignet med dagens lovformulering. Fylkesrådet mener videre det er viktig at kommunene i Nordland har handlingsrom til å utøve skjønn i dispensasjonssaker som bare er av

lokal art.

Fylkesrådet er opptatt av at fylkeskommunen gjennom regional politikk, veiledning på plan- og bygningsloven og medvirkning i planprosesser bidrar til at:

- Kommunene i Nordland har oppdaterte kommuneplaner som er bygd på kunnskap, gir forutsigbarhet for innbyggerne, ivaretar en grad av fleksibilitet for næringslivet og samtidig tar vare på viktige verdier for allmennheten slik som friluftslivsområder og naturverdier. Dette vil bidra til å redusere behovet for dispensasjoner.
- Kommunene i Nordland er klar over hva som er regionale og nasjonale interesser, og kan ta i bruk regionale planer. Dette vil bidra til å «luke ut» dispensasjoner som ikke skal gis.
- Kommunene i Nordland er i stand til å gjøre faglig kvalifiserte vurderinger av søknader om dispensasjon.

Den regionale arealpolitikken er nå under revisjon. Fylkesrådet mener det er viktig at dette arbeidet er samordnet, slik at *Regional plan for arealforvaltning* når den vedtas, er omforent og dekker de regionale interessene på feltet godt.

Nordland fylkeskommune har forpliktet seg til å jobbe mot et mer universelt utformet samfunn bl.a. gjennom fylkesplanen, regional transportplan, regional plan for folkehelse og handlingsplan for universell utforming. Fylkesrådet mener prinsippet om tilgjengelighet på likeverdige vilkår er svært viktig, og at konsekvenser for universell utforming også skal vurderes særlig i forbindelse med dispensasjoner fra plan- og bygningsloven.

Konsekvenser for Nordland fylkeskommune

Saken vil ikke medføre økonomiske eller personellmessige konsekvenser for Nordland fylkeskommune. Konsekvenser for universell utforming, miljø/klima og andre relevante forhold fremgår av saken.

Fylkesrådets innstilling til vedtak

Nordland fylkesting uttaler følgende til høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven og lov om eigedsregistrering (matrikkellova):

1. Nordland fylkesting mener det er en fordel dersom regionale planer med arealdimensjon underlegges standardiserte krav til fremstilling slik at de kan føres inn i kommunenes digitale planregistre. Dette vil etter fylkestingets vurdering sikre mer aktiv bruk av regionale planer, og gjøre det lettere for kommunene å ivareta regionale hensyn innenfor sine området. Nordland fylkesting støtter derfor forslaget om at det innarbeides hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-1 for at departementet kan gi forskrift om dette.
2. Nordland fylkesting vil bidra til at tekniske kvalitetskrav til regionale planer og inndeling av arealsoner imøtekommer de statlige, regionale og kommunale

- behovene i Nordland når dette blir aktuelt.
3. Nordland fylkesting mener det er positivt at hensynet til regionale og nasjonale interesser inkluderes i vilkårene for å gi dispensasjon. Dette vil bidra til å klargjøre forutsetningen om at nasjonale og regionale interesser skal ivaretas.
 4. Nordland fylkesting mener det er viktig at kommunene har godt handlingsrom når det gjelder å avgjøre spørsmål av lokal art.
 5. Under forutsetninger at andre foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven § 19-2 gjennomføres som foreslått, har Nordland fylkeskommune ingen merknader til at fjerde ledd oppheves.
 6. Nordland fylkesting anser som planmyndighet at det er viktig at fylkeskommunen gjennom veiledning, medvirkning og politikkutforming bidrar til å redusere behovet for dispensasjoner. Dette bør gjøres gjennom tydelige regionale interesser og styrking av kommunenes kompetanse på plan- og bygningsloven.
 7. Nordland fylkesting mener «universell utforming» som begrep bør inkluderes i plan- og bygningsloven § 19-2, tredje ledd.

Bodø den 12.05.2020

Tomas Norvoll
Fylkesrådsleder
Sign

Linda Helen Haukland
fylkesråd for plan og næring
sign

12.05.2020 Fylkesrådet

Votering i Fylkesrådet

Enstemmig

Innstilling fra Fylkesrådet

Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt

15.06.2020 Fylkestinget

Plan og økonomikomiteens innstilling ble lagt frem av saksordfører Håkon Møller, Miljøpartiet De Grønne:

Nordland fylkesting uttaler følgende til høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven og lov om eigedsregistrering (matrikkellova):

1. Nordland fylkesting mener det er en fordel dersom regionale planer med

arealdimensjon underlegges standardiserte krav til fremstilling slik at de kan føres inn i kommunenes digitale planregistre. Dette vil etter fylkestingets vurdering sikre mer aktiv bruk av regionale planer, og gjøre det lettere for kommunene å ivareta regionale hensyn innenfor sine områder. Nordland fylkesting støtter derfor forslaget om at det innarbeides hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-1 for at departementet kan gi forskrift om dette.

2. Nordland fylkesting vil bidra til at tekniske kvalitetskrav til regionale planer og inndeling av arealsoner imøtekommer de statlige, regionale og kommunale behovene i Nordland når dette blir aktuelt.
3. Nordland fylkesting mener det er positivt at hensynet til regionale og nasjonale interesser inkluderes i vilkårene for å gi dispensasjon. Dette vil bidra til å klargjøre forutsetningen om at nasjonale og regionale interesser skal ivaretas.
4. Nordland fylkesting mener det er viktig at kommunene har godt handlingsrom når det gjelder å avgjøre spørsmål av lokal art.
5. Under forutsetninger at andre foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven § 19-2 gjennomføres som foreslått, har Nordland fylkeskommune ingen merknader til at fjerde ledd oppheves.
6. Nordland fylkesting anser som planmyndighet at det er viktig at fylkeskommunen gjennom veiledning, medvirkning og politikkutforming bidrar til å redusere behovet for dispensasjoner. Dette bør gjøres gjennom tydelige regionale interesser og styrking av kommunenes kompetanse på plan- og bygningsloven.
7. Nordland fylkesting mener «universell utforming» som begrep bør inkluderes i plan- og bygningsloven § 19-2, tredje ledd.

Votering i plenum

Komiteinnstillinga enstemmig vedtatt med 44 stemmer (1Kristelig Folkeparti, Hilde Holand, hadde permisjon).

FT 062/2020

Vedtak

Nordland fylkesting uttaler følgende til høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven og lov om eigedsregistrering (matrikkellova):

1. Nordland fylkesting mener det er en fordel dersom regionale planer med arealdimensjon underlegges standardiserte krav til fremstilling slik at de

kan føres inn i kommunenes digitale planregistre. Dette vil etter fylkestingets vurdering sikre mer aktiv bruk av regionale planer, og gjøre det lettere for kommunene å ivareta regionale hensyn innenfor sine områder. Nordland fylkesting støtter derfor forslaget om at det innarbeides hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-1 for at departementet kan gi forskrift om dette.

2. Nordland fylkesting vil bidra til at tekniske kvalitetskrav til regionale planer og inndeling av arealsoner imøtekommer de statlige, regionale og kommunale behovene i Nordland når dette blir aktuelt.
3. Nordland fylkesting mener det er positivt at hensynet til regionale og nasjonale interesser inkluderes i vilkårene for å gi dispensasjon. Dette vil bidra til å klargjøre forutsetningen om at nasjonale og regionale interesser skal ivaretas.
4. Nordland fylkesting mener det er viktig at kommunene har godt handlingsrom når det gjelder å avgjøre spørsmål av lokal art.
5. Under forutsetninger at andre foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven § 19-2 gjennomføres som foreslått, har Nordland fylkeskommune ingen merknader til at fjerde ledd oppheves.
6. Nordland fylkesting anser som planmyndighet at det er viktig at fylkeskommunen gjennom veiledning, medvirkning og politikkutforming bidrar til å redusere behovet for dispensasjoner. Dette bør gjøres gjennom tydelige regionale interesser og styrking av kommunenes kompetanse på plan- og bygningsloven.
7. Nordland fylkesting mener «universell utforming» som begrep bør inkluderes i plan- og bygningsloven § 19-2, tredje ledd.

Vedlegg

Tittel

Til høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv.
(regional plan, dispensasjon m.m.) - høringsfrist 01.09.2020
Høringsnotat
Innspill til FT-sak 062/2020 fra NHO Nordland

DokID

1572242
1572244
1616039